“ Pedido de esclarecimento TP 01-2020

De: Nayhara Guida - PAVIDEZ
Para: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
Copia:
Copia ocuita:
Assunto: Pedido de esclarecimento TP 01-2020
Enviada em: 07/02/2020 | 17:44
Recebida em: 07/02/2020 | 17:44
image002.png 28.32 KB Pedido de e... .pdf 472.62 KB

Boa tarde,
Segue em anexo pedido de esclarecimento.

Att,

PAVIDEZ

ENGENHARIA LTDA.

Nayhara Guida
Engenheira Civil
nayhara@pavidez.com.br
(3513571-1797
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@ P.AVDE z CNPJ: 01.744.153/0001-06 — INSC. ESTADUAL: 441.559851.0083

ENGMRIALTD A. E-MAIL: pavidez@pavidez.com.br

Muzambinho, 07 de Fevereiro de 2020.
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA
Att. Comissdo Permanente de Licitagdes
Tomada de Pregos n® 001/2020

Ref. Solicitagéo de Esclarecimento

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 01.744.153/0001-06, com sede
na Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, n°® 420, Jardim Altamira, vem por meio deste apresentar
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AQO EDITAL, o que ora faz pelos fundamentos a seguir
expendidos:

Foi disponibilizado a planilha orgamentaria de custos, desta forma & possivel verificar que para o
servico “Escavagdo mecénica, a cel. aberto, em material de 1° categoria, com escavadeira hidraulica,
capacidade de 0,78 m® onde consta volume de 165.842,69m? e 0 servigo de “aterro compactado de
terreno com rolo vibratério” onde consta volume de 186.569,55m>. Ao nosso ver o correto seria da
seguinte forma:

Aterro 186.569,55m* x 1,30 (empolamento) = 242.540,42m?

Corte 242.540,42m?

Favor esclarecer se o quantitativo sera alterado.

Sem mais para 0 momento, renovamos protestos de estima e consideracéo.

Grato pela Atencdo
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Re: Pedido de esclarecimento TP 01-2020

De: JEFFERSON RODRIGUES
Para: licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br
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Boa tarde,

Bruna.

Conforme solicitacdo de esclarecimentos, segue parecer:

Foi realizado o seguinte calculo.

Volume de corte = 165.842,686 m3 conforme levantamento topografico.

Quanto ao empolamento do corte foi considerado 25% sobre transporte deste material, pois o volume de corte € real e ndo ha
empolamento em corte, sim contragdo, mas que também foi inserido em 10%.

Quanto a aterro, foi considerado conforme levantamento topografico em volume de 124.379,703 m3.

Com isso, adicionado o empolamento de 25%, assim totalizando o valor compactado necessario de 186.569,55 m3.

Lembrando que em todos os calculos foram utilizados, contragdo de 10% a 20% e embolamento em 25%, conforme caracteristica do
solo natural.

Qualquer duvida estou a disposigao.
Obrigado

Em seg., 10 de fev. de 2020 as 08:38, <licitacao@prefguaranesia.mg.gov.br> escreveu:

Divisdo de Licitagdo, Compras e Material
Fone: (35) 3555-1200/3555-3556

De: "Nayhara Guida - PAVIDEZ"
Enviada: 2020/02/07 17:44:59

Assunto: Pedido de esclarecimento TP 01-2020

Boa tarde,
Segue em anexo pedido de esclarecimento.

Att,

atts.: Jeferson Rodrigues
Eng. Civil Crea MG 225373/D
Oficial de Fiscalizagdo e Aprovacao

Tel: (35) 99190 - 7705
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